~ssunto  RE: Coleta de precos 65
Girlei Braz de Souza
<brazengenhariars@hotmail.com>

Para Dep. Compras - Municipio de Alpestre
<compras@alpestre.rs.gov.br>
Data 09-05-2024 14:10

* COLETA ALPESTRE.pdf(~1,2 MB)

BOA TARDE! SEGUE COLETA DE PRECOS,

De: Dep. Compras - Municipio de Alpestre <compras@alpestre.rs.gov.br>
Enviado: quinta-feira, 9 de maio de 2024 13:50

Para: brazengenhariars@hotmail.com <brazengenhariars@hotmail.com>
Assunto: Coleta de precos 65

joa tarde!
Algum retorno?

Departamento de Compras e Licitagées.

Prefeitura Municipal de Alpestre

Razéo social: Municipio de Alpestre

CNPJ N° 87.612.933/0001-18

Praca Tancredo Neves, n° 300, Alpestre-RS, Cep: 98.480-000
Fone: 55 3796 1166

-------- Mensagem original --------
Assunto:Coleta de precos 65
Data:08-05-2024 10:58
De:Dep. Compras - Municipio de Alpestre <compras@alpestre.rs.gov.br>
Para:brazengenhariars@hotmail.com

Bom dia
Segue anexa a Coleta de Precos.
Ficamos no aguardo.

Departamento de Compras e Licitagées.

Prefeitura Municipal de Alpestre

Razao social: Municipio de Alpestre

CNPJ N° 87.612.933/0001-18

Praga Tancredo Neves, n° 300, Alpestre-RS, Cep: 98.480-000
Fone: 55 3796 1166




Municipio de Alpestre
Praca Tancredo Neves
C.N.P.J.: 87.612.933/0001-18
Departamento de Compras

COLETA DE PRECOS N° 65/2024 Em: 08/05/2024

Fornecedor: BRraZ ENGENHARIA LTDA Codigo: Folha: 1 de 1
Endereco: TRAVESSA SELVINO LUIZ ARGENTA Cidade:PéL/l\/HIMQ UF: RS
C.N.P.J.: 50.771.768/0001-37 Insc. Estadual: Fone:
Item Quant. | Unid. Descri¢ao Marca Valor Unit. | Valor Total
1 1.000] SRV [SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS R$9.000,00 | R$9.000,00

SubTotal

Descontos

Acréscimos

TOTAL R$9.000,00

PRAZOS: 1) Devolugido da Presente Coleta em: 09/05/2024 até as 11:30 Hs.
2) Entrega dos Materiais/Servigos: Cfe. Termo de referéncia
3) Condi¢des de Pagamento: Cfe. Decreto Municipal 1604/17 (ordem cronologica)
4) Validade dos Pregos Cotados:

Finalidade:

Observagdes: CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA MEDICAO DE Em: 09 ,05 2024
VOLUME DE 3° CATEGORIA A SER ESVADADO EM OBRA DE
PAVIMENTACAO ~ ASLFALTICA, INCLUINDO EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO.
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BRAZ DE SOUZA:02222865014
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SHEILA KELEN TICHOTA VALENCA

Assinatura e Carimbo do Fornecedor
Diretor Depto de Compras e Licitagdes




