RES: RES: Coleta de Pregos n° 127/2025
De Andre <andre@ambylight.com.br>

para 'Dep. Compras - Municipio de Alpestre’ <compras@alpestre.rs.gov.br>
Data 08-10-202511:11

)

Cotacao Municipio de Alpestre.pdf(~71 KB)
Bom Dia

Isso, lixo eletrénico se refere aos toners.

Att,

AMBYLIGHT

André Adami viel

De: Dep. Compras - Municipio de Alpestre <compras@alpestre.rs.gov.br>
Enviada em: segunda-feira, 6 de outubro de 2025 08:39

Para: andre@ambylight.com.br

Assunto: Fwd: RES: Coleta de Precos n2 127/2025

Bom dia, tudo bem?

Favor verificar o valor total do orcamento.

O item lixo eletronico se refere aos toners de tinta de impressdo?

Deﬁa;iamento de Compras e Licitagoes.

Prefeitura Municipal de Alpestre
Razio social: Municipio de Alpestre

CNPJ N° 87.612.933/0001-18

f__;a Tancredo Neves, n° 300, Alpestre-RS, Cep: 98.480-000
Fone: 55 3796 1166

--——-- Mensagem original -—-—--

Assunto:RES: Coleta de Pregos n° 1272025
Data:26-09-2025 09:08
De:"Andre" <andre@ambylight.com.br>
Para:'Dep. Compras - Municipio de Alpestre' <compras(@alpestre.1s.gov.br>

Bom Dia

Segue em anexo cotagdo conforme solicitado.

Att,



AMBYLIGHT

A/C

MUNICIPIO DE ALPESTRE-RS

AMBY SERVICE LTDA

CONTATO André Adami Viel

ENDERECO MARGINAL DA BR 101 / SOMBRIO - SC
NOME FANTASIA AMBY LIGHT

EMAIL andre@ambylight.com.br

CNPJ 11.916.389/0001-36

IE 256089841

eCOLETA
e TRANSPORTE
eTRITURACAO

eDESCONTAMINACAO

eDESTINAGCAO CORRETA DOS RESIDUOS GERADOS

PROPOSTA
ITENS UN | QTDADE [VALOR UNIT.| VALOR TOTAL
LAMPADAS DIVERSAS UN 2.000 | R$ 2,20 | RS 4.400,00
PILHAS/BATERIAS KG 300 [RS 870 |R$ 2.610,00
LIXO ELETRONICO UN 100 RS 10,00 | RS  1.000,00
TOTAL R$ 8.010,00

VALIDADE DA PROPOSTA 30 DIAS

Fone: (54) 3283-1730
andre@ambylight.com.br
www.ambylight.com.br




