
Assunto RES: COLETA DE PREÇOS 13

De Santa Sul <comercial@santasul.com.br>
Para 'Dep. Compras - Município de Alpestre'

<compras@alpestre.rs.gov.br>
Data 05-02-2021 08:41

• Orçamento 04.02.21.pdf(~267 KB)
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Bom dia Sheila,

Em anexo segue orçamento.

Desde já agradecemos e desejamos um ótimo final de semana.

Atte,
Maria Weirich

COi\U:RCt(} E IMPORTACAo DE EQUIPAMENTOS lvlEDKOS LrDA..

~l3ll0411- e-mail: comercial@santasuLcQm..br

De: Dep. Compras - Município de Alpestre [mailto:compras@alpestre.rs.gov.br]
Enviada em: terça-feira, 2 de fevereiro de 202116:13
Para: adm1@santasul.com.br; Comercial
Assunto: COLETA DE PREÇOS 13

-------- Mensagem original --------

Assunto:COLETA DE PREÇOS 12
Data:02-02-202l 15: 10
De:Dep. Compras - Município de Alpestre <compras@alpestre.rs.gov.br>

Para: adm I@santasul.com.br, Comercial <comerciaI@santasul.com.br>

Boa tarde,

segue anexa Coleta de Preços.

Ficamos no aguardo de uma resposta, desde já agradeço a atenção dispensada.

Sheila Kelen Tichota Valença
Departamento de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Alpestre
Razão social: Municíp-io de Alp-estre
CNPJ N° 87.612.933/0001-18

mailto:adm1@santasul.com.br;
mailto:@santasul.com.br,


COMÉRCIO E lMPORTAÇAO DE EQ!)!P/\MENTOS MÉD!COS LTDA_

FONE: (49) • 3323.0471 - e-mail: comerdal@santasuLcom.br

Avenida Getúlio Vargas, 1020-$ Centro - ur 89.814-000· Cnapecó/$al1taCatarina I{NPj: 04.599.470/0001-74

ORÇAMENTO

Nome: Prefeitura Municipal de Alpestre
Cidade: Alpestre - RS Fone: Responsável: Sheila

1. 02 Filme para RXDigital20x25 cf 100fls R$396,00 R$792,00
2. 02 Filme para RXDigital 25x30 cf 100fls R$597,30 R$1.194,60
3. 01 Filme para RXDigital 28x35 cf 100fls R$767,25 R$767,25
4. 01 Filme para RXDigital 35x43 cf 100fls R$1.184,70 R$1.184,70

TOTAL R$ 3.938,55

• Forma de pagamento: A combinar

• Prazo de entrega: 5 dias

Chapecó-SC, 04 de Fevereiro de 2021.

mailto:comerdal@santasuLcom.br

