
Assunto ***SPAM*** RES: ***SPAM*** RES: COLETA DE PREÇOS 13
De <rx_poa@ibf-mail.com.br>
Para 'Dep. Compras - Município de Alpestre' <compras@alpestre.rs.gov.br>
Data 05-02-2021 17:49

• Cotação para dispensa de licitaão- Municipio de Alpestre-RS.pdf( tv392 KB)

Boa tarde, Sheila,

Segue cotação para dispensa de licitação, caso queira estimativa para licitação e outro valor.

Atenciosamente.

Sirlei Ubal SOfre0

Assistente de Vendasr-
18. ilial RS - Medix

(51) 3222.6518
(51) 3222.6606

(51) 99977.3831- whatsappp

* QLR.oa@ibf-mail.com.br

AOFA

-----------_. __ ..

De: Dep. Compras - Município de Alpestre [mailto:compras@alpestre.rs.gov.br]
Enviada em: sexta-feira, 5 de fevereiro de 2021 13:35
Para: rx_poa@ibf-mail.com.br
Assunto: Re: ***SPAM*** RES: COLETA DE PREÇOS 13

Boa tarde,

conseguirão responder a cotação?

Sheila Kelen Tichota Valença
Departamento de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Alpestre

Razão social: Municíp-io de Alp-estre

CNPJ N° 87.612.933/0001-18

Praça Tancredo Neves, nO300, Alpestre-RS, Cep: 98.480-000

Fone: 5537961166

Em 03-02-2021 10:28, Dep. Compras - Município de Alpestre escreveu:

mailto:QLR.oa@ibf-mail.com.br
mailto:rx_poa@ibf-mail.com.br


De: Dep. Compras - Município de Alpestre [mailto:compras@alpestre.rs.gov.br]
Enviada em: terça-feira, 2 de fevereiro de 2021 15: 16
Para: rx_poa@ibf-mail.com.br; licitacoes@ibf.com.br
Assunto: COLETA DE PREÇOS 13

Boa tarde,

segue anexa Coleta de Preços.

Ficamos no aguardo de uma resposta, desde já agradeço a atenção dispensada.

Sheila Kelen Tichota Valença
Departamento de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Alpestre

Razão social: Municíp-io de Alp-estre

CNPJ N° 87.612.933/0001-18

Praça Tancredo Neves, nO300, Alpestre-RS, Cep: 98.480-000

Fone: 5537961166

Livre de vírus. www.avast.com.

mailto:rx_poa@ibf-mail.com.br;
http://www.avast.com.


Município de A!pestre
Pnça Tam:redu Neves

C.N.P ..J.: 87.612.933/0001-18
Departamento de Compras e l..icitaçôes

COLETA DE PREÇOS N° 13/2011 Em: 02/02/2021

IF'ornccedor: Código: FoUla: I de J

CN.P.J.: Insc. Estadual: .Fone:

.IÍ:em! Quanto ,Ulti~ I Descrição
r 1 I 2,000 UN IFILME P/ RX 20 X 25 CAfX AS COM !00I UNIDADES COMPAT1VEL A L\,fPRESSORA
i. íDRYSTAR 53U21AGFAl

Valor Ultit. VitImo Tutal

I
'~ 431801

SubTota!

, Descontos

Acréscimos

I TOTAL )R"? L 149 3D
(01 lic:~y6

00'H~)i C;,6 bLl., )'r 1Lt-1t. '. pl) G:J

133.255.787/0001 ..911
IBF-INDUSTIUA BRASltEiRA

DE F1tMES SIA.
R. DOUTOR SABlNO ARIAS, 187
I MANTIQUIRA - CEP 2S"SOJ J "1 . . .L U • .J
L_ DUQUE DE CAXIAS· RJ I--~'

2) EnlTega dos Materiais/Serviços: 5 dias
3) Condições de Pagamento; Ctc. Decreta Municipal 1604!.l7 (onlcru cronológica)

1 4) Validade uos Cotadm;:I Finalidade: .

IObsorJHçÕCS; AQUíSTç.,1,.O DF: FTLMES RADrOí,(){]TCOS PARA USO EI\1 Em: OS! Dl .I 2JyLJ
IMPRESSORA A SECO, USADO NA IMPRESsAo DOS RAIO X -__ --. - _ _ _.._.-.._.-J
REAUZADOS.

.~..eF'U.}1f~\?5' .:
I

I
I

SHErLA KELEN TICHOTA VALENÇA
fJiretõr DeptG de C:i}H1praS e Licitaç{)cs


