
;\~sunto ***SPAM*** RES: ORÇAMENTO RETROESCAVADEIRA JCB 3C
De Jonatan Carvalho Grott <jonatan.grott@motormac.com.br>
Pare, Dep. Compras - Município de Alpestre

<compras@alpestre.rs.gov.br>
Data 15-10-2021 17:32

• pm alpestre 15-10-21.pdf( ~33 KB)

Boa tarde
Segue anexo orçamento solicitado referente a peças aplicadas na maquina JCB
Qualquer duvida estou as ordens.
Obrigado

Att, Jonatan Carvalho Grott

De: Dep. Compras - Município de Alpestre [mailto:compras@alpestre.rs.gov.br]r--
Enviada em: sexta-feira, 15 de outubro de 2021 15:25
Para: Jonatan Carvalho Grott
Assunto: Fwd: ORÇAMENTO RETROESCAVADElRA JCB 3C

-------- Mensagem original --------

Assunto:Fwd: ORÇAMENTO RETROESCAVADElRA ICB 3C
Data:08-10-2021 15: 16
De:Dep. Compras - Município de Alpestre <compras@alpestre.rs.gov.br>

Para:lvan Oliveira <ivan.oliveira@motormac.com.br>

-------- Mensagem original --------

r Assunto:ORÇAMENTO RETROESCAVADElRA ICB 3C
Data:06-10-2021 07:45
De:Dep. Compras - Município de Alpestre <compras@alpestre.rs.gov.br>

Para:lvan Oliveira <ivan.oliveira@motormac.com.br>

Bom dia

Solicito orçamento para:

02 - UN - ASSENTO DE VÁLVULAS - 25/974645

08 - UN - ASSENTO DAS VÁLVULAS - 25/606114

01 - UN - ANEL - 2401/0510

06 - UN - ANEL - 25/606112

01 - UN - ANEL - 25/606116

01 - UN - ANEL - 2401/0507



01 - UN - ANEL - 2401/0508

01- UN - VÁLVULA REGULADORA PRESSÃO -25/618901

Departamento de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Alpestre
Razão social: Municíp-io de Alp-estre
CNPJ N° 87.612.933/0001-18
Praça Tancredo Neves, nO300, Alpestre-RS, Cep: 98.480-000
Fone: 553796 1166



DIST. MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS SA - RS
DIST. MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS SA - RS

Página:
Data: 15/10/2021

ORÇAMENTO - BALCÃO Contato Nro.: 78435i Nro.: 290076
DIST. MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS SA - F Nro.:
ASSIS BRASIL, 11000 Cidade: PORTO ALEGRE
Telefone:( 51 ) 30212288 E-Mail: nfers@motormac.com.br
C.N.P.J. 90627332000193 Data do Orçamento:
Inscrição Estadual: 0960992405 Data de Validade:

UF:RS

15/10/2021
25/10/2021

Dados do Cliente:
Cliente: 306268 87.612.933/0001-18
Nome: MUNICIPIO DE ALPESTRE
Endereço: TANCREDO NEVES, 300
Complemento:

Bairro: CENTRO
CEP: 98480000
Cidade: ALPESTRE
Fone: 55 37961166

UF:RS
Ramal:

Itens:

Item NCM GD/lr. Unitário Qtd. Yo Desc VlrDesconto ICMS Como Desc. VI. IPI Vir. Total
Descrição
2401/0507 40169300 * 1,45 0,00 0,00 0,00 O 1,45
PRM - ANEL DE BORRACHA (ORING)

240110508 40169300 * 3,69 0,00 0,00 0,00 O 3,69
ANEL DE BORRACHA (ORING)

2401/0510 40169300 * 2,73 0,00 0,00 0,00 O 2,73
PRM - ANEL O RING

25/606112 40169300 * 2,00 6 0,00 0,00 0,00 O 12,00
PRM - ANEL DE BORRACHA

* 25/606114 73182200 * 91,87 8 0,00 0,00 0,00 O 734,96
ASSENTO

25/606116 40169300 * 8,64 0,00 0,00 0,00 O 8,64
PRM - ANEL DE BORRACHA

25/618901 84814000 * 1.483,20 0,00 0,00 0,00 O 1.483,20
VALVULA HIDRAULlCA DE ALIVIO

* 25/974645 84819090 * 131,16 2 0,00 0,00 0,00 O 262,32
APOIO DA VALVULA ANTI RETORNO

Sub-Total 0,00 0,00 2.508,99

Totalização do Orçamento: Outras Despesas Acessórias: 0,00

Total Liquido: 2.508,99

Vendedor: 371 JONATAN GROTT
Departamento: PECAS BALCAO Assinatura do Vendedorr

OBSERVAÇOES:
ORCAMENTO PARA PECA BALCAO - CONDICOES DE PAGAMENTO CONFORME ANALISE DE CREDITOI A
COMBINAR. - PECAS COM * NAO ESTAO DISPONIVEIS PARA ENTREGA IMEDIATA (CONSULTAR PRAZOS). - SE
NECESSARIA ORDEM DE COMPRA, FAVOR INFORMAR O NUMERO NO ATO DA APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO ..
FRETE FOB

Estando de acordo com o presente orçamento autorizo (amos) a execução dos serviços acima descritos, na seguinte forma de
pagamento:

Condições de Pagamento
DINHEIRO I ESPECIE

Valor
2.508,99
2.50899

PORTO ALEGRE, 15 de outubro de 2021
MUNICIPIO DE ALPESTRE

Emissor do Relatório: JONATAN CARVALHO GROTT

mailto:nfers@motormac.com.br


Assunto ***SPAM*** RES: ***SPAM*** RES: ORÇAMENTO
RETROESCAVADEIRA JCB 3C

De Jonatan Carvalho Grott <jonatan.grott@motormac.com.br>
Para Dep. Compras - Município de Alpestre

<compras@alpestre.rs.gov.br>
Data 18-10-202110:15

Bom dia
Entrega total dos itens 20 dias
Obrigado

Att, Jonatan Carvalho Grott

De: Dep. Compras - Município de Alpestre [mailto:compras@alpestre.rs.gov.br]
Enviada em: segunda-feira, 18 de outubro de 2021 10:01
Para: Jonatan Carvalho Grott
Assunto: Re: ***SPAM*** RES: ORÇAMENTO RETROESCAVADElRA JCB 3C

Bom dia.

Qual o prazo de entrega?

Departamento de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Alpestre
Razão social: Municíp-io de Alp-estre
CNPJ N° 87.612.933/0001-18
Praça Tancredo Neves, nO300, Alpestre-RS, Cep: 98.480-000
Fone: 55 3796 1166

Em 15-10-2021 17:32, Jonatan Carvalho Grott escreveu:

Boa tarde

Segue anexo orçamento solicitado referente a peças aplicadas na maquina JCB

Qualquer duvida estou as ordens.

Obrigado

Att, Jonatan Carvalho Grott

De: Dep. Compras - Município de Alpestre [mailto:compras@alpestre.rs.gov.br]
Enviada em: sexta-feira, 15 de outubro de 2021 15:25



19/10/2021 14:58 Roundcube Webmail :: ***SPAM*** RES: ORÇAMENTO RETROESCAVADEIRA JCB 3C

Assunto ***SPAM*** RES: ORÇAMENTO RETROESCAVADElRA JCB 3C
De Jonatan Carvalho Grott <jonatan.grott@motormac.com.br>

Para Dep. Compras - Município de Alpestre
<compras@alpestre.rs.gov.br>

Data 19-10-2021 14:53

Boa tarde
Enviamos seu material sem custo de frete
Obrigado

Att, Jonatan Carvalho Grott

De: Dep. Compras - Município de Alpestre [mailto:compras@alpestre.rs.gov.br]
Enviada em: terça-feira, 19 de outubro de 2021 14:34
Para: Jonatan Carvalho Grott
Assunto: RES: ORÇAMENTO RETROESCAVADElRA JCB 3C
Prioridade: Alta

( Boa tarde!

Gostaríamos de saber sobre o frete, se teria custo, se sim, qual seria o valor total?

Departamento de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Alpestre
Razão social: Municín.io de Aln.estre
CNPJ N° 87.612.933/0001-18
Praça Tancredo Neves, nO300, Alpestre-RS, Cep: 98.480-000
Fone: 553796 1166

Em 18-10-2021 10:15, Jonatan Carvalho Grott escreveu:

(
l Entrega total dos itens 20 dias

Bom dia

Obrigado

Att, Jonatan Carvalho Grott

De: Dep. Compras - Município de Alpestre [mailto:compras@alpestre.rs.gov.br]
Enviada em: segunda-feira, 18 de outubro de 2021 10:01
Para: Jonatan Carvalho Grott
Assunto: Re: ***SPAM*** RES: ORÇAMENTO RETROESCAVADElRA JCB 3C

Bom dia.

Qual o prazo de entrega?

https:llweb.ofenmail.com.br:2096/cpsess 7029753465/3rd party lro undcu bel? _ task=mail& _ safe= 1&_uid=35529& _mbox= INBOX .spa m&_actio n=pri . . 1/3



20{10/2021 13:54 Roundcube Webmail :: RES: ORÇAMENTO RETROESCAVADEIRA JCB 3C

As,?unto RES: ORÇAMENTO RETROESCAVADEIRA JCB 3C
De Jonatan Carvalho Grott <jonatan.grott@motormac.com.br>
Para Dep. Compras - Município de Alpestre

<compras@alpestre.rs.gov.br>
Data 20-10-2021 13:47

• CARTADE EXCLUSIVIDADE JCB 2021.pdf(~482 KB)

Boa tarde
Sim, todas originais.
Estou enviando em anexo nossa carta exclusividade.
Qualquer duvida estou as ordens.
Obrigado.

Att, jhonatan

De: Dep. Compras - Município de Alpestre [mailto:compras@alpestre.rs.gov.br]
(" Enviada em: quarta-feira, 20 de outubro de 2021 11:32

Para: Jonatan Carvalho Grott
Assunto: RES: ORÇAMENTO RETROESCAVADElRA JCB 3C

Olá!

As peças são originais?

Em 15-10-2021 17:32, Jonatan Carvalho Grott escreveu:

r-
I

Att, Jonatan Carvalho Grott

Boa tarde

Segue anexo orçamento solicitado referente a peças aplicadas na maquina JCB

Qualquer duvida estou as ordens.

Obrigado

De: Dep. Compras - Município de Alpestre [mailto:compras@alpestre.rs.gov.br]
Enviada em: sexta-feira, 15 de outubro de 2021 15:25
Para: Jonatan Carvalho Grott
Assunto: Fwd: ORÇAMENTO RETROESCAVADElRA JCB 3C

https:llweb.ofenmail.com .br:2096/cpsess67 41164358/3rdparty/roundcubel? _task=mail& _safe=1 &_ uid=67524& _mbox= INBOX& _action=print& _ e... 1/3
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Av. Joseph Cyril Bamford, 3.600
Éden - CEP 18103-139
Sorocaba - SP - Brasil
Tel: +55 (15) 3330-0400
Fax: +55 (15)3330-0500

www.jcb.com

Sorocaba, 05 de Janeiro de 2021.

DECLARACÃO

A JCB do Brasil Ltda., situada à Avenida Joseph Cyril Bamford, nO3600, Éden, na
cidade de Sorocaba, SP e registrada sob o CNPJ no. 02.833.372/0001-24 e
IE nO.669.469.110.118, declara para fins exclusivos de cadastramento em órgãos públicos e
participações em licitações públicas em geral, que a Distribuidora Meridional de Motores
Cummins S/A., com sede na Av, Assis Brasil, 11.000- Bairro Sarandi, na cidade de Porto
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJ/MF sob o nO,90,627.332/0001-93 e
I.E. 096.099,2405 e filial em São Gabriel-RS, CNPJ 90.627.332/0007-89, Inscrição Estadual
120/0114881, endereço na Avenida Antônio Trilha,977 ,São Gabriel -RS, com o registro na
Junta Comercial com o NIRE nO. 43300027163, é no momento, o único distribuidor
autorizado no Estado do Rio Grande do Sul, podendo assim vender na respectiva área os
produtos produzidos e comercializados pela JCB do Brasil Ltda , a saber:

- Retroescavadeira modelos 214e, 3C, 3CL, 1CX, 3CX e 4CX.
- Pá Carregadeira sobre pneus modelos 422ZX, 426ZX, 427ZX e 437ZX
- Escavadeira hidráulica modelos JS130, JS160, JS200, JS210, JS220 e JS235.
- Mini Escavadeira modelos 8026, 8055 e 55Z,
- Manipulador Telescópico modelos 535-125 e 540-170.
- Carregadeira Compacta modelos SSL 155, SSL190 e SSL250.
- Empilhadeira todo Terreno modelo 940,
- Empilhadeira Telescópica modelo 350.
- Rolo Compactador modelos VM115, JCB116, CT160-100 e CT260-120.

Declara ainda que a Distribuidora Meridional de Motores Cummins S/A, é, no momento,
a única no estado do Rio Grande do Sul habilitada a prestar a mais ampla assistência
técnica e comercializar peças e serviços dos produtos JCB de construção civil e rodoviária,
na área em que distribui, nos termos do contrato de distribuição.

A JCB do Brasil tem o registro na Junta Comercial com o NIRE nO.35215421808,

A presente declaração tem validade até 31 de Dezembro de 2021 e substitui todas as
anteriores,

José ~úis l"léf-nandez Gonçalves
President~

I !1

http://www.jcb.com

