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LICITAÇÕES - CLEUZA

De: Setor de Compras de Barra do Rio Azul <compras@barradorioazul.rs.gov.br>

Enviado em: terça-feira, 4 de agosto de 2020 14:42

Para: Cleuza - Licitações

Assunto: Fwd: orçamento cat 140

MOCELIN MÃO DE OBRA 

--- 

   Setor de Compras 

Prefeitura Municipal de  

    Barra do Rio Azul  

-------- Mensagem original -------- 

Assunto:Fwd: orçamento cat 140 
Data:04/08/2020 14:01 

De:Fábio Coghetto <contato.pesada@retificamocellin.com.br> 
Para:compras@barradorioazul.rs.gov.br 

  

  

 
 
-------- Mensagem encaminhada --------  
Assunto:orçamento cat 140 

Data:Tue, 4 Aug 2020 10:14:03 -0300 
De:Fábio Coghetto <contato.pesada@retificamocellin.com.br> 

Para:compras@barradorioazul-rs.com.br  

 
 
Bom dia Diego conforme solicitado estou enviando um esboço do valor para realização do concerto da 
motoniveladora cat 140. 
 
Montagem do equipamento conforme relatório Cat R$ 12.400,00 
 
orçamento podendo variar para mais e para menos dependendo da condições do equipamento pois mesmo 
foi analisado por fotos 
 
Att Fábio 
 


