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Cultura - Ibirubá

De: Juliana Born Born <juliana.born@hotmail.com>
Enviado em: quinta-feira, 20 de março de 2025 10:32
Para: 'Cultura'
Assunto: ORÇAMENTO
Anexos: ORÇAMENTO.jpg

Bom dia! 
Segue orçamento! 
 
 
 
 
 
Juliana Born 
BN Brindes / Gráfica Born 
(54) 3324-2266 / 9 91540322 
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Display de Acrilico impresso.

Tamanho 15x8cm. Com arte do encontro

de veículos Bangu/Volksgrupo

S.I. Impressão de Imagens
CNPJ: 07.118.879/0001-10  |  Insc. Estadual: 064/0039669
Av. Brasil, 2128 - Bairro Jardim - Ibirubá/RS - CEP: 98200-000

vendas@simagens.com.br  |  financeiro@simagens.com.br  |  (54) 3324-4759

Descrição do Produto Vl. Unit. Vl. TotalQtdCroqui

Forma de pagamento: À Combinar;

Prazo de produção: 7 - 10 dias;

Validade do orçamento: 30 dias.

Conforme solicitação de V.Sas. temos a satisfação de

lhes fornecer orçamento dos seguintes produtos:

200 R$12,00 R$2.400,00

à Prefeitura de Ibirubá

 Ibirubá, 19 de Março de 2025
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Cultura - Ibirubá

De: Danieli <vendas@simagens.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 20 de março de 2025 08:56
Para: Cultura; Fernando
Assunto: orçamento 
Anexos: Orçamento Displays SI.pdf

Prioridade: Alta

Bom dia!  
  
Conforme contato telefonico, segue anexo orçamento solicitado. 
  

Para ajudar a 
proteger a 
sua 
privacidade, 
o Microsoft 
Office 
impediu o 
download 
auto mático  
desta  
imagem da  
In ternet. 
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Cultura - Ibirubá

De: fernando Machado <fernando@liduks.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 20 de março de 2025 08:56
Para: culturaibiruba@ibiruba.rs.gov.br
Assunto: Orçamento Displays Volksgrupo e Bangu
Anexos: Orçamento Volksgrupo.pdf

Bom dia! 
Conforme combinado, segue em anexo orçamento solicitado para displays do Evento do Volksgrupo/Bangu. 
Dúvidas, fico à disposição. 

--  
Para ajudar a 
proteger a 
sua 
privacidade, 
o Microsoft 
Office 
impediu o 
download 
auto mático  
desta  
imagem da  
In ternet. 
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Liduks Adesivos e Selantes LTDA - ME
CNPJ: 13.969.234/0001-93  |  Insc. Estadual: 064/0046037

Rua Duque de Caxias, 144 - Bairro Jardim - Ibirubá/RS - CEP: 98200-000
contato@liduks.com.br  |  www.liduks.com.br  |  (54) 3324-8422

Descrição do Produto Vl. Unit. Vl. TotalQtdCroqui

200

Display Acrilico 3mm com recorte e

impressão personalizado, 16x8cm.

Para o Encontro de Veículos Antigos

Volksgrupo/Bangu

R$1.960,00R$9,80

Forma de pagamento: À Combinar;

Prazo de produção: a definir;

Validade do orçamento: 30 dias.

Conforme solicitação de V.Sas. temos a satisfação de

lhes fornecer orçamento dos seguintes produtos:

à Prefeitura de Ibirubá

Liduks Adesivos e Selantes LTDA - ME
CNPJ: 13.969.234/0001-93 Insc. Estadual: 064/0046037

Rua Duque de Caxias, 144 - Bairro Jardim - Ibirubá/RS - CEP: 98200-000
contato@liduks.com.br|www.liduks.com.br(54) 3324-8422

 Ibirubá, 19 de Março de 2025
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