Documento emitido em 27/06/2024, as 09:47:03, por Vania Teresinha Rodrigues Loser

| ORGAMENTO ]
MUNICIPIO IBIRUBA 4
SECRETARIA DE EDUCACAO
QUANT ﬁ(c),a DESCRICAO U‘;fiT TOI?AL
MULTIFUNCIONAL WIRELESS
01 84433111 | JATO DE TINTA COLOR 1.599,00 | 1.599,00
ECOTANK L3250 EPSON

CONDICAO COMERCIAL
=  Pronta entrega.
=  Frete e Impostos inclusos no prego.

Ibirubd, 26 de abril de 2024

Cliente VENDEDOR
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Secretaria ge Educacao
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De: Walter - DoMicro <walter@domicro.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 26 de abril de 2024 16:31
Para: educacao2@ibiruba.rs.gov.br
Assunto: resposta cotagdo epson L3250
Anexos: ORCAMENTO SEC EDUC IBIRUBA L3250 26.04.2024.pdf
Boa tarde,
Conforme sua solicitagdo segue resposta de sua cotagdo.
Obrigado,
Walter Alberto Kempin

DOMICRO Informatica e Assisténcia
walter@domicro.com.br

54 3324 6811

5499114 5293

IBIRUBA RS
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Secretaria de Educacao

S
De: Robert Kumm <robertkummO031@gmail.com>
Enviado em: segunda-feira, 3 de junho de 2024 16:07
Para: Secretaria de Educacdo .
Assunto: Re: pedido de orcamento
Anexos: image001.png; image001.png
Ola boa tarde

Segue valor do modelo de impressora conforme combinado
R$ 1.449,00 unidade

Modelo Epson L3250

Em seg., 3 de jun. de 2024, 14:51, Secretaria de Educagio <educacao@ibiruba.rs.gov.br> escreveu:

- Boa tarde....necessito de um orgamento.

| Impressora Epson L3250 com tanque.
'~ Fico no aguardo.

At.te

B

N&o contém virus.www.avast.com
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Secretaria de Educaséo

De: Leonardo da Silveira <leonardo.silveira@deltasul.com.br>
Enviado em: terca-feira, 14 de maio de 2024 08:54

Para: EDUCACAOZ@IBIRUBA.RS.GOV.BR

Assunto: ORCAMENTO LOJA DELTASUL

Segue orgamento solicitado do produto:

Impressora Multif Ekotank L3250 EPSON - R$1.249,00

Leonardo Silveira

’ Loja 40 - Ibiruba

leonardo.silveira@deltasul.com.br
Grupo Deltasul

f G © www.deltasul.com.br

Aviso

Este e-mail pode conter informagées e documentos confidenciais e/ou protegidos por legislagdo. Se vocé ndo for o efetivo destinatario, pedimos que
desconsidere completamente o seu contetido, os devolva ao seu remetente e os apague imediatamente, ficando proibida a sua reprodugdo e/ou
encaminhamento para terceiros.

Apesar da empresa tomar todas as medidas cautelares necessdrias para evitar a presenca de virus nessa mensagem, ela ndo se responsabiliza por
eventuais perdas ou danos causados por esse e-mail ou seus anexos.
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Raziio Social: 55.571.406 NELCI DILLY SCHUMACHER
CNPJ: 55.571.406/0001-16
Fones: (55)99121-4500

E-mail: infomakerc@gmail.com

Rua Jerénimo San Bruno, 337 — Mucha - Girua/RS

PROPOSTA

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto do Processo Licitatorio DISPENSA DE LICITACAO
Processo Administrativo Interno n° 226-2024, acatando todas as especificacdes do Edital, conforme abaixo.

Razéo Social: 55.571.406 NELCI DILLY SCHUMACHER
CNPJ: 55.571.406/0001-16
Endereco completo: Rua Jerdnimo San Bruno, 337 — Mucha — Girud/RS
Fone/fax: (55) 991214500

E-mail: infomakerc@gmail.com

Neste ato, a empresa esta representada por: Nelci Dilly Schumacher, brasileira, vilva, empreséria, portador(a) da
cédula de identidade n°. 3004046359 e do CPF n°. 275.361.650-72, residente na rua Jerbnimo San Bruno, 351,
mucha, Girua/RS.

ITE | QUA ~ MARCA VALOR
M NT. DESCRICAO UNITARIO VALOR TOTAL
1 CANON

1 IMPRESSORA JATO DET;ISIIA, COM TECNOLOGIA RS$ 1.047.89 R$ 1.047.89

- Validade da proposta: CONFORME EDITAL, NA FALTA DESSE, CONSIDERAR 60 (sessenta) dias.

— Condicao de pagamento: CONFORME EDITAL, NA FALTA DESSE, CONSIDERAR 30 (trinta) dias.
- Prazo de entrega: CONFORME EDITAL, NA FALTA DESSE, CONSIDERAR 30 (trinta) dias.
- Garantia: CONFORME EDITAL, NA FALTA DESSE CONSIDERA-SE 3 MESES.

GIRUA, 11 DE JULHO DE 2024

govb

Documento assinado digitalmente

NELCI DILLY SCHUMACHER
Data: 11/07/2024 16:03:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

NELCI DILLY SCHUMACHER
(REPRESENTANTE LEGAL)
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MB CATARINENSE 16.961.181/0001-52 MB CATARINENSE

MB CATARINENSE EIREL/ CNPJ:

L ( M L ( M -LL"—T,, M 16.961.181/0001-52 |.E : 256.852.260
/ B J B J B Av.Sul Brasil n. 1069 s.03 - Centro - Maravilha - SC / (49) 3664-3502 /

CATARINENSE CATARINENSE CATARINENSE mbcatarinense@hotmail.com

Processo Administrativo Interno n2 226-2024

ITEM DESCRICAO QTD | UNID MARCA VALOR UNIT. TOTAL
1 IMPRESSORA JATO DE TINTA, COM TECNOLOGIA TANK. 1 UNID | HP-SMARTTANK584 RS 1.217,00 RS 1.217,00
RS 1.217,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO: MIL E DUZENTOS E DEZESETE

Declaro que cumpro e acato todos os dispositivos estabelecidos no edital, formulario, proposta, e anexos. Sem restri¢des de qualquer natureza, e que entregaremos o produto pelo prego proposto /Validade
da Proposta : 60 DIAS/ Garantia de 12 MESES em todos os produtos, conforme o edital / Prazo de entrega :conforme o edital

No prego cotado ja estio incluidos eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigagdes trabalhistas, previdenciarias, fiscais e comerciais, assim como despesas com
transportes e deslocamentos

DADOS DO LICITANTE E-Mail: MBCATARINENSE@HOTMAIL.COM
Enderego: AVENIDA SUL BRASIL, 1069 - CENTRO Banco: SICOOB

Municipio: MARAVILHA Agéncia: 3032

Estado: SANTA CATARINA Conta:122.460-3

CEP: 89874-000 Representante: Jonathan Daneluz

CNPJ: 16.961.181/0001-52 CPF: 083.770.099-00

I.E: 256.852.260 ID: 5057198

Telefone: (49) 3664-3502 Cargo:Representante Legal

Maravilha - SC, 15 de Julho de 2024.

fone: (49) 3664 - 3502 CNPJ: 16.961.181/0001-52 E-mail- mbcatarinense@hotmail.com



MB CATARINENSE 16.961.181/0001-52 MB CATARINENSE

JONATHAN ;j\(s):\l;;_c}i_&(;{\‘e forma digital por
DANELUZ:083770 DANELUZ:08377009900

Dados: 2024.07.15 13:51:59
09900 -03'00°

Jonathan Daneluz
Representante Legal

fone: (49) 3664 - 3502 CNPJ: 16.961.181/0001-52 E-mail- mbcatarinense@hotmail.com



