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De Gregory Richard <gregory.r@lumensatuarial.com.br>

Para <compras@alpestre.rs.gov.br>

Copia Guilherme Walter <guilherme@lumensatuarial.com.br>, Raquel -
Lumens Atuarial <Raquel.s@lumensatuarial.com.br>

Data 31-08-2021 10:35

« COLETA DE PRECOS_ALPESTRE_RS_rev002.pdf(~52 KB)

Bom dia,

Tudo bem ?

Apresentamos, em anexo, Coleta de Precos de encerramento do exercicio de 2021 (DRAA 2022), em
consonancia com os ditames da Portaria n® 464/2018, para o FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO

MUNICIPIO DE ALPESTRE (RS).

Permanecemos a disposicdo para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessarios, e qualquer duvida ou
alteragao, nao hesite em solicitar!

---------- Forwarded message ---------

De: Dep. Compras - Municipio de Alpestre <compras@alpestre.rs.gov.br>
Date: seg., 30 de ago. de 2021 as 13:53

Subject: COLETA DE PRECOS 177

To: Administrativo <administrativo@Ilumensatuarial.com.br>

Boa tarde!
Segue anexa Coleta de Pregos.

Aguardamos retorno.

Departamento de Compras e Licitagées.

Prefeitura Municipal de Alpestre

Raz&o social: Municipio de Alpestre

CNPJ N° 87.612.933/0001-18

Praga Tancredo Neves, n° 300, Alpestre-RS, Cep: 98.480-000
Fone: 55 3796 1166

Atenciosamente,

Gregory Richard da Silva Rodrigues
Estagiario Administrativo
gregory.r@lumensatuarial.com.br
www.lumensatuarial.com.br

Instagram @lumensatuarial
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Municipio de Alpestre
Praca Tancredo Neves
C.N.P.J.: 87.612.933/0001-18
Departamento de Compras e Licitacdes

COLETA DE PRECOS N° 177/2021 Em: 30/08/2021
Fornecedor: LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL Cédigo: 75288 Folha: [ del
Enderego: RUA DOUTOR BARCELOS Cidade: CANOAS UF: RS
C.N.P.J.: 18.934.959/0001-60  Insc. Estadual: Fone: (51) 3150-4499
Item Quant. Unid. Descrigiio Marca Valor Unit. | Valor Total
1 1,000] SRV |SERVICO DE AVALIAGAO ATUARIAL 2022
REFERENTE AO ENCERRAMENTO DO
EXERCICIO DE 2021 DO FUNDO DE R$ 9.250,00
PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE
ALPESTRE/RS { CONFORME TERMO DE
REFERENCIA EM ANEXO)
SubTotal
Descontos
Acréscimos

TOTAL R$ 9.250,00

_ER.A.ZQS‘_LLD&QHM;EQ_da Bresente Coleta em: 06/00/2021 até as 16:00 Hs

2) Entrega dos Materiais/Servigos:
3) Condigdes de Pagamento: CFE. DECRETO MUNICIPAL 1604/17 (ORDEM CRONOLOGICA)
4) Validade dos Pregos Cotados:

Finalidade:
Observagdes: SERVICO DE DE AVALIACAO ATUARIAL 2022 REFERENTE AO Em: 31/ 08 /2021
ENCERRAMENTC DO EXERCICIO DE 2021 DO FUNDO DE
PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALPESTRE/RS
SHEILA KELEN TICHOTA VALENCA fA'ss’malurae arimb Hepecedor
Diretor Depto de Compras e Licitagges T G\ll \ﬂ'% Wﬁ

VIBA N° 2.091
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