




PSC. 

-------- Mensagem original --------

Assunto:RES: Confirmação de Orçamento
Data: 04/06/2025 10:27
De: "Arnete - Rosalen Tintas" <arnete@rosalentintas.com.br>
Para: <sec.administracao@taquari.rs.gov.br>

Bom dia

Senhorita Amanda    com ref a  este orçamento  podemos manter  este valor

Desde já agradeço,

AƩ Arnete

De: sec.administracao@taquari.rs.gov.br <sec.administracao@taquari.rs.gov.br>

Enviada em: quarta-feira, 4 de junho de 2025 09:33

Para: arnete@rosalenƟntas.com.br

Assunto: Confirmação de Orçamento

Bom dia

Segue em anexo, orçamento solicitado de tintas asfálticas nas cores amarela e branco, precisamos da confimação do fornecedor se mantem o
mesmo valor para adesão das mesmas.

Peço essa confirmação pois o mesmo tem validade de 30 dias. 

Aguardo 

--

Atenciosamente,

Amanda Martins

Secretaria de Administração e RH

Prefeitura Municipal de Taquari

(51)3653-6217 (51) 99800-2691

--
Atenciosamente,

Amanda Martins

Secretaria de Administração e RH

Prefeitura Municipal de Taquari

(51)3653-6217 (51) 99800-2691
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